文投控股股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司股东冯军、上海立茂投资咨询合伙企业(有限合伙)、郝文彦为一致行动人,出于资金需求考虑以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持其持有的部分公司股份,合计持股变动比例达到5%。
 - 本次权益变动属于减持,不触及要约收购
 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

2019年12月10日,文投控股股份有限公司(以下简称"公司")发布了《文投控股股份有限公司股东及董事、高管集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2019-080),公司股东冯军、上海立茂投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"立茂投资")、郝文彦为一致行动人,合计持有公司股份135,298,426股,占公司总股份的7.29%,因偿还金融机构借款,计划自本公告发布之日起15个交易日后的180日内,通过上海证券交易所集中竞价交易方式分别减持不超过13,358,636股、12,067,694股、11,670,740股股份,合计通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股份的2%。

2020年6月30日,公司接到冯军、立茂投资、郝文彦的通知,2019年12月31日至2020年6月23日期间,立茂投资通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份11,092,800股,占公司总股份的0.60%;2020年1月2日至2020年1月10日,郝文彦通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份1,760,900股,占公司总股份的0.095%;冯军在本次减持计划期间未减持。详见公司同日发布的2020-028号公告。

自2017年6月26日公司完成非公开发行股票至本次减持后,冯军累计减持19,121,900股公司股票,占公司总股本比例1.03%;立茂投资累计减持47,613,523股公司股票,占公司总股本比例2.57%;郝文彦累计减持27,952,051股公司股票,占公司总股本比例1.51%。冯军、立茂投资、郝文彦合计持股变动比例达到5%。

- 一、本次权益变动基本情况
- (一)股东基本情况
- 1. 冯军

住所:内蒙古包头市九原区兴胜镇零散居民户兴胜镇

2. 郝文彦

住所: 山西省太原市杏花岭区西肖墙 2号

3. 上海立茂投资咨询合伙企业(有限合伙)

住所:上海市嘉定区银翔路 655 号 B 区 1303 室

(二)本次权益变动基本情况

自2017年6月26日至本次减持后,冯军累计减持19,121,900股公司股票,占公司总股本比例 1.03%,平均交易价格 4.64 元/股;立茂投资累计减持47,613,523股公司股票,占公司总股本比例 2.57%,平均交易价格 3.95元/股;郝文彦累计减持27,952,051股公司股票,占公司总股本比例 1.51%,平均交易价格 4.49元/股。冯军、立茂投资、郝文彦合计持股变动比例达到5%。具体情况如下:

	股份性质	减持前		减持后
股东名称		股数 (股)	占总股本 比例(%)	股数 (股)	占总股本 比例(%)
冯军	无限售流 通 A 股	78, 189, 200	4. 22	59, 067, 300	3. 18
立茂投资	无限售流 通 A 股	70, 633, 200	3.81	23, 019, 677	1. 24
郝文彦	无限售流 通 A 股	68, 309, 800	3. 68	40, 357, 749	2. 18
合计		217, 132, 200	11.71	122, 444, 726	6.60

- 二、所涉及后续事项
- 1. 本次权益变动属于减持,不触及要约收购;

- 2. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化;
- 3. 冯军、立茂投资、郝文彦计划未来 12 个月内,拟根据自身资金需求继续减持公司股份并严格按照规定履行信息披露义务。
- 4. 本次权益变动具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《文投控股股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会 2020年7月1日